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De: Gerardo Rondo Polo <grondop@mercadona.es>, |

Enviado el: viernes, 5 de noviembre de 2021 13:04 - j‘{

Para: COMERCIAL2@BALIMSA.ES

CC: Coordinador De Planta 3245; Matenimiento Taller 3 Zona llles Balears
Asunto: RV: Aceptacidn Presupuesto A2027 - Mercadona (C-3245)

Datos adjuntos: C-3245 Firmado.pdf
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Necesito que centréis con el centro 3245 Arenal Park, las necesidades que tienen,

ya que quieren que se anulen la limpieza de los cristales de columnas.

Una vez confirmados los trabajos a realizar rogaria que me enviarais presupuesto

modificado para su aprobacion. Gracias.
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Saludos

Gerardo Rondo Polo
Coordinador de
Mantenimiento
639 31 01 53 | Ext.52817
grondop@mercadona.es
Mercadona S.A. | Dpto. de Obras y Expansién | Obras 10 | www.mercadona.es

De: Matenimiento Taller 3 Zona llles Balears <mantoib@mercadona.es>
Enviado el: viernes, 5 de noviembre de 2021 12:54

Para: Gerardo Rondo Polo <grondop@mercadona.es>

Asunto: RV: Aceptacion Presupuesto A2027 - Mercadona (C-3245)

}

De: Matenimiento Taller 3 Zona llles Balears <mantoib@mercadona.es>
Enviado el: miércoles, 23 de junio de 2021 9:53
Para: COMERCIAL2@BALIMSA.ES

CC: 3245 - Arenal Park - Llucmajor - llles Balears <3245@mercadona.es>; Coordinador De Planta 3245
<cp3245@mercadona.es>; Gerardo Rondo Polo <grondop@mercadona.es>

Asunto: Aceptacidn Presupuesto A2027 - Mercadona (C-3245)

Buenos dias.
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Te envio este correo para informarte de la ACEPTACION del presupuesto de

la Limpieza del C-3245, segun presupuesto.

Estos trabajos se certificaran como: Mantenimiento (Enviaran al portal del centro, a

la atencion del Gm)

Gracias.



