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De: Maria Jesus Perez Fernandez <maria-jesus.perez@eurest.es>
Enviado el: jueves, 25 de noviembre de 2021 14:50

Para: comercial2

ccC: Loli Moreno Sanchez; Veronica Parra Lopez

Asunto: Re: [Ext] Fwd: Presupuesto A2250 - Clinica Juaneda Miramar

Buenos tardes,

Aceptamos presupuesto OPCION 2.

Los datos fiscales para que nos pasen el presupuesto y posterior factura serian:
EUREST COLECTIVIDADES SL

CL Pinar de San José 98

28054 MADRID

B80267420

Cualquier duda o aclaracién, por favor, no duden en ponerse en contacto conmigo.
Muchas gracias.

Un abrazo,

Chus

Get Outlook for Android

From: Loli Moreno Sanchez <loli.moreno@juaneda.es>

Sent: Thursday, November 25, 2021 12:56:52 PM

To: Maria Jesus Perez Fernandez <maria-jesus.perez@eurest.es>
Cc: comercial2 <comercial2@balimsa.es>

Subject: [Ext] Fwd: Presupuesto A2250 - Clinica Juaneda Miramar

ATENCION: Este correo proviene de fuera de la organizacion. No pulse sobre ningtin enlace ni abra ningun archivo adjunto a

menos que identifique al remitente y sepa que es seguro.

Maria Jesus, si les puedes enviar aceptacién y datos de este presupuesto, asi nos podran dar

fecha de realizacion

gracias

Juaneda miramar

Loli Moreno Sanchez

Responsable de Atencion al paciente y Hosteleria
Hospital Juaneda Miramar

Camino de la Vileta, 30

C7011 Palma de Mallerca/ llles Balears
T.971767183-971767000 ext. 7709



loli.moreno@juaneda.es

De: "comercial2" <comercial2@balimsa.es>

Para: "Loli Moreno" <loli.moreno@juaneda.es>

CC: "PEDRO PORRAS" <dpto.comercial@balimsa.com>
Enviados: Martes, 26 de Octubre 2021 11:02:05
Asunto: Presupuesto A2250 - Clinica Juaneda Miramar

Buenos dias,

Le envio presupuesto para el rebaje, pulido, abrillantado, vitrificado y plastificado de una mancha del suelo de sus
instalaciones sitas en Palma de Mallorca.

En caso de aceptacion, necesitariamos que nos enviara copia firmada y rellenada del presupuesto.

Gracias
Atentamente,

Carina Romero

Zj GrUpO BOIlmSO Dpto. Comercial

R, 9717504 24

Antes de imprimir este e-mail piense bien si es necesario hacerlo. If you want to print this email please think if you need to do it.

De conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre proteccién de datos personales y en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), sus
dates personales y direccion de correo alectrdnico, seran tratados pajola responsabllidad de Baleares de Limpiezas S.A. Finalidad: envio de comunicaciones sobre nuestros
productas y servicios. Conservacian: mientras sxista un interés mutua para 2llo, en funcién de los plazos tegales aplicables. Legitimacion: consentimiento del interesado
0 ejecucion de un contrato. Destinatarios: colaboradores. Los datos no serdn comunicados a tercaros, salvo obligacion legal. La informamos que puede ejercer los derechos
de acceso, ractificacion y suprasién de sus datos, asi como los de limitacion, partabilidad v oposicion a su tratamiento, mediante notificacidn ascrita, a la direccion Cami
Vell de Bunyola, 43 - Edificio Rotonda Asima — Oficina 17, Poligono Son Castelld, 07009 Palma de Mallorca, llles Balears o enviando un mensaje al correo electrénico
Info@balimsa.com . Mds infarmacion an www.balimsa.es. Si considera gue el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, pedrd presentar una reclamacion ante la

autoridad de control en www.aepd.es

AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener informacién confidencial sometida a secreto
profesional. No estd permitida su comunicacion, reproduccién o distribucién sin la autorizacién expresa de Baleares de Limpiezas S.A. Si usted no es el destinatario final,
por favor eliminelo e inférmenos por esta via.



