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comercial2@balimsa.es A2024 (32 ceg)
De: SILVIA LLINAS SOLIVELLAS <silvia.llinas@stellantis.com>

Enviado el: lunes, 9 de agosto de 2021 11:41

Para: comercial2@balimsa.es

CC: 'Sandra’

Asunto: RE: [EXTERNAL]RE: [EXTERNAL]Presupuesto A2021 (22 rev) - Citroen + Peugeot
Buenos dias.

Alir a firmar los documentos veo necesario dos apreciaciones:
1. Necesitamos dos facturas, una por cada centro, contablemente son unidades independientes.
2. Nuestra forma de pago es mediante transferencia a 60 dias fecha factura.

Ruego se pongan en contacto conmigo para tratar el asunto. OK Bv\(itb

Un saludo,

STELENANTIS

SILVIA LLINAS

DF/DCG/PGRT/PGEP

Responsable de Gestion Econdmica PCR
Palma

Mévil : 669 35 81 81 (7518181)

De: comercial2@balimsa.es <comercial2@balimsa.es>

Enviado el: lunes, 9 de agosto de 2021 9:21

Para: SILVIA LLINAS SOLIVELLAS <silvia.llinas@stellantis.com>

CC: 'Sandra' <comercial@balimsa.es>

Asunto: [EXTERNAL]RE: [EXTERNAL]Presupuesto A2021 (22 rev) - Citroen + Peugeot

EXTERNAL Real sender is comercial2@balimsa.es
Buenos dias Silvia,

En caso de aceptacién, necesitariamos que nos enviara firmadas las hojas de Oferta Econédmica y Condiciones
Generales, ésta (ltima con el cuadro de datos fiscales rellenado.

También, es necesario que comunique a la empresa saliente que la fecha de finalizacion sera el martes dia
31/08/2021 y que Grupo Balimsa serd la empresa entrante, para que puedan enviarnos toda la documentacién del

personal que deba de ser subrogado.

Quedamos a la espera,
Saludos

Carina Romero



